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Daniel Carmo - Cisdeste <daniel.cisdeste@gmail.com>

Re: RES: Esclarecimento LICITAÇÃO dia 04/10 às 09:00 hs | CISDESTE - JUÍZ DE
FORA/MG | PE 048/2022

1 mensagem

Compras - Licitações CISDESTE <licitacao@cisdeste.saude.mg.gov.br> 30 de setembro de 2022 10:41
Para: Fernando <fernando@segurosrl.com.br>
Cc: Compras CISDESTE <compras@cisdeste.saude.mg.gov.br>, rhcisdeste <rhcisdeste@gmail.com>, daniel cisdeste
<daniel.cisdeste@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo as respostas solicitadas.

6 - As coberturas e capitais solicitados são as mesmas da apólice vigente?
Resposta: sim.

7 - O órgão é isento de IOF para a contratação de seguro?
 
Resposta: Os consórcios públicos constituídos sob a Lei nº 11.107/2025 na forma de
associação pública têm natureza autárquica e, portanto, fazem jus à imunidade a impostos
aplicável às autarquias em geral, conforme o § 2º do art. 150 da Constituição Federal, nos
mesmos termos, condições e limites para estas estabelecidos.
Tal imunidade abrange o IOF, fato este confirmado inclusive pelo STF (RE 611510 – Tema
328) que definiu que tal incidência é incabível para entidades imunes, pois dispositivos da
Constituição Federal proíbem a cobrança de impostos sobre organizações sem finalidade
lucrativa que desenvolvam atividades que favoreçam o interesse público, como saúde,
educação, assistência social, entre outros.

Oldair da Silveira
Coordenador Compras e Licitações
(32) 3250-0350 / (32) 3250-0361
 www.cisdeste.com.br

De: "Fernando" <fernando@segurosrl.com.br>

Para: "Compras" <licitacao@cisdeste.saude.mg.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 29 de setembro de 2022 21:22:08

Assunto: RES: Esclarecimento LICITAÇÃO dia 04/10 às 09:00 hs | CISDESTE - JUÍZ DE
FORA/MG | PE 048/2022


Favor responder as 2 questões abaixo, para uma melhor precificação do objeto;

 

6 - As coberturas e capitais solicitados são as mesmas da apólice vigente?

7 - O órgão é isento de IOF para a contratação de seguro?
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Att

 

 

 

Fernando Ranzani | Gerente de Licitações  | Rezende & Liefquin

Tel.: (11) 4351 2463 / 4351 4680 / 4390 0296 / 9 8203-8986

Rua Jônio, 94, Jardim do Mar – S.B.Campo | SP – CEP. 09750-340

www.segurosrl.com.br

Me contate pelo WhastApp clicando aqui:  

 

De: Fernando [mailto:fernando@segurosrl.com.br] 

Enviada em: terça-feira, 20 de setembro de 2022 16:07

Para: licitacao@cisdeste.saude.mg.gov.br

Assunto: Esclarecimento LICITAÇÃO dia 04/10 às 09:00 hs | CISDESTE - JUÍZ DE FORA/MG | PE 048/2022

 

Boa tarde !

Com intuito de participar do certame, favor responder os questionamentos abaixo;

 

1- Por se tratar de um seguro de vida em grupo precisamos da relação de vidas em excel
contendo as datas de nascimento.

2- Há afastados/aposentados por invalidez? Caso positivo informar data de nascimento e CID.

3 - Seguradora atual ?

4 - Prêmio da última fatura bem como para quantas vidas.

5 - Sinistralidade dos últimos 3 anos. Informando valores e motivos das indenizações.

6 - As coberturas e capitais solicitados são as mesmas da apólice vigente?

7 - O órgão é isento de IOF para a contratação de seguro?
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Att

 

 

 

Fernando Ranzani | Gerente de Licitações  | Rezende & Liefquin

Tel.: (11) 4351 2463 / 4351 4680 / 4390 0296 / 9 8203-8986

Rua Jônio, 94, Jardim do Mar – S.B.Campo | SP – CEP. 09750-340

www.segurosrl.com.br

Me contate pelo WhastApp clicando aqui:  
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